Van: @boskalis.com>

Verzonden: donderdag 16 februari 2023 15:28
Aan:

cc

Onderwerp: RE: afsprakenbevestiging

Dank voor je antwoord,

De zin over de damwand was ook niet zo bedoeld als dat het staal moest worden maar meer zoals jij het zelf aangaf. De optie onderzoeken.
Het was meer als voorbeeld dat het een budget raming is maar geen richting hoe het we het gaan doen en we meerdere opties beschouwen.

Groeten,

Van: @prvlimburg.nl>

Verzonden: donderdag 16 februari 2023 15:22

Aan: w@boskalis.com>

CC: @boskalis.com>; @prvlimburg.nl>

Onderwerp: RE: afsprakenbevestiging
Hoi ,

Akkoord met jou insteek om _ in de overeenkomst aan te passen naar _ uitgaande van de afspraken van 7 oktober, zoals door Gijs verwoord.
past dit aan in de overeenkomst.

NB: ik kan de wens van de damwand niet helemaal plaatsen. Ik dacht namelijk dat de damwand ook zou worden doorgerekend om te kijken of deze interessanter/beter is

dan de betonnen keerwand. Maar ik heb hierover niet meer kunnen spreken, dus misschien mis ik informatie. Ik vraag dit wel na bij
Groet,
Van: @boskalis.com>

Verzonden: donderdag 16 februari 2023 11:16



Aan: @prvlimburg.nl>

CC: @boskalis.com>; @prvlimburg.nl>
Onderwerp: FW: afsprakenbevestiging

Goedemorgen ,
Ik heb je net even kort gesproken over de overeenkomst omdat het bedrag met 10% verlaagd was.

De raming die ik gemaakt heb is een budgetraming met hele grote bandbreedtes en in een hele korte tijd opgesteld, als we deze nu als werkelijkheid gaan aanhouden ben
ik bang dat we wel een probleem kunnen gaan krijgen in het totaal.

Zo hebben wij aangegeven dat binnen de _ de gevolgen van de Oekraiense Oorlog passen (zie onderstaand) daarbij is nu inmiddels ook weer het

stikstofdossier gekomen waardoor er misschien wel een 2-0 systeem moet komen wat duurder is dan de uitgangspunten in de budgetraming.

Ook zijn we in de snelle raming utgegaan van een keerwand van beton en nu is er meer de wens voor een stalen damwand waarbij er weer veel meer invloed is vanuit
gesloten staalfabrieken in Oekraine en de gestegen energie prijzen.

De - is er al afgetrokken _, dit brengen we straks ook zeker niet in rekening. Maar was vanuit ons zeker niet

bedoeld om er vooraf al vanaf te trekken.
Die - euro hebben we misschien wel nodig om het 2-0 systeem aan te leggen wat ook niet in de begroting zat, of toch de wens van een stalen damwand door te

zetten.

Ons streven is echt om een zo laag mogelijke kostprijs te hebben omdat ik er intrinsiek in geloof dat bouwteams uiteindelijk de beste wijze is om samen projecten aan te
vliegen.

Waarbij de risicoverdeling beter besproken kan worden, er keuze’s worden gemaakt die niet alleen de laagste kostprijs hebben maar ook in de totale levensduur het beste

zijn.

In de afspraken hieronder staat het ook zo verwoord volgens mij, mocht je het toch anders zien dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Bedrijfsleider infra

iy

A Boskalis

Boskalis Nederland B.V.
Haven 2231, M:+31



Opijnenstraat 2, 3087 CG Rotterdam
Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

www.boskalis.com/nederland @boskalis.com

Van:
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 14:50
Aan: Goosen, Gijs <gjc.goosen@prvlimburg.nl>

CC: @prvlimburg.nl>; @prvlimburg.nl>; @boskalis.com>

Onderwerp: RE: afsprakenbevestiging

Goedemiddag Gijs,
Ik heb geen opmerkingen meer op onderstaand dus wat ons betreft akkoord en kan het verwerkt worden op een vaststellingsovereenkomst!!

Fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

Bedrijfsleider infra

cir

A Boskalis

Boskalis Nederland B.V.

Haven 2231, M:+31
Opijnenstraat 2, 3087 CG Rotterdam

Postbus 76, 3350 AB Papendrecht

www.boskalis.com/nederland @boskalis.com




Van: Goosen, Gijs <gjc.goosen@prvlimburg.nl>

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 09:50

Aan: @boskalis.com>

CC: @prvlimburg.nl>; @prvlimburg.nl>

Onderwerp: afsprakenbevestiging

Beste ,

Boskalis heeft aangegeven het probleem met het talud bij landgoed Amstenrade samen met de provincie te willen oplossen, en in de voorbereiding en realisatie daarvan
en een bijdrage daarin te willen nemen. Vandaag hebben we afspraken gemaakt over deze bijdrage. We zijn de volgende bijdrage overeengekomen:

- voorbereidingskosten Boskalis tot aan start bouwteam: _ Onder voorbereidingskosten verstaan we alle kosten die Boskalis vanaf

heden aan het meedenken en overleggen over de juiste oplossing heeft gemaakt en zal maken tot aan de start van het bouwteam

- realisatiekosten: Boskalis heeft voor de gekozen uitvoeringsvariant (keerwand) eerder - geraamd, en bevestigt dat zij nooit een hoger bedrag dan deze - in
rekening zullen gaan brengen bij de Provincie. Ook eventuele (risico’s tav) verdere prijsstijgingen agv oa de Oekrainecrisis zitten hierin, plus de kosten voor de
bouwteamfase.

-voor Ak w&R [

- we gaan voor een bouwteamaanpak in de vorm van een 2 fasencontract

- bovenstaande leggen we vast in een vaststellingsovereenkomst

- bij uiteindelijke gunning zal de Provincie de ingebrekestelling van Boskalis intrekken

Graag een akkoord van jouw kant op bovenstaande. Wanneer jij akkoord bent zullen wij een concept vaststellingsovereenkomst opstellen en aan GS ons voorstel doen
omtrent de aanbesteding van dit werk

Met vriendelijke groet,

G.J).C. (Gijs) Goosen
Cluster manager

Cluster Wegaanleg

+31

gic.goosen@prvlimburg.nl

Kijk ook op www.limburg.nl of abonneer op onze nieuwsbrieven




provincie limburg ’15
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